CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAQ
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
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Processo 045/2018
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camila GRAFICA CAMILA EIRELI

Servigos Graficos

Rua Coluna, 105 - B. Sao Marcos - Tel.: (31) 3432-3111
“Cep: 31.920-500 - Belo Horizonte - Minas Gerais
E-mail; camilagrafica@yahoo.com.br
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PEDIDO DE COMPRA

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE

BH

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Europa

CEP: 32043000 - Contagem/MG

CNPJ: 18.216.366/0003-20

Insc. Municipal: 720970020
Insc. Estadual: 003294249.00-55

Telefone Comercial : (31)34896938

N.° Documento Data de Emisséo Data de Entrega Condigdo Pagamento:
000041 30/01/2019 30/01/2019 000001 - A VISTA
IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR
Fornecedor: GRAFICA CAMILA LTDA
Endereo..  Ria COLUNA, 105 - SAO MARCOS - Belo Horizonte/MG CEP: 31920500
CNPJICPF: 07.306.740/0001-08 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Munic.: 0194425.001-5

Telefone Comercial : (31) 3432 - 3111

Codigo/Descrigao

um

QTD VI. Unitario Desconto(%) VI. Total Peso Liquido

Peso Bruto

0000006606 - BLOCO NOTIFICACAO DE

Observacgéo:

BL

20,0000 9,0000 0,00 180,00 0,00

0,00

PROCESSO 045/2018 - BLOCOS RECEITA B AZUL

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAG
ANTORIO DE CLIVEIRA . CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem J MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Dados Complementares: Totais:
Referéncia: Total Produtos + Servicos: 180.00
Comprador: Carlos Gomes de Faria Impostos(ICMS-ST + IPI): 0,00
Base de ICMS: 180.00
Valor ICMS: 0.00
Base ICMS-ST: 0.00
Valor ICMS-ST: 0,00
Volumes Transportados: Frete: 0,00
Volume: 9,90 Outras Despesas: 000
Peso Liquido: 0,00 Desconto Global: 0,00
Peso Bruto: 0.00 Valor Total: 180,00
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SOLICITANTE FINANCEIRO
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Mastermaq Ltda




30/01/2019

13:62:21

Planilha de Cotacao

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE - APAE BH

Pag.:1

0000006606 - BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B (AZUL) 20,00 Inserido pela 9 - - ,398 12,50 250,00 14,00 280,00
Observacdes IPI 0,000 0,000 0,000
ICMS ST 0,000 0,000 0,000
Total Bruto 180,000 250,000 280,000
Desconto 0,000 0,000 0,000
Total Liquido 180,000 250,000 280,000

Cond. Pagamento| 000001 - A VISTA 000001 - A VISTA 000001 - A VISTA

Comprador Prazo Entrega 30/01/2019 30/01/2019 30/01/2019

00060634637544 - Carlos Gomes de Faria Proposta

GAO

Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem | MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITA
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV

APAE DE BELO HORIZONTE / Mastermaq Softwares




CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAQ

‘ . » l g ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
‘ J o | Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
: m | l Contagem | MG - CEP - CEP 32.043-000 Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>
bCongle Processo 0452018

Grafica Hollyday. Orcamento : 124157.-APAE BELO HORIZONTE

1 mensagem

vendas01@graficahollyday.com.br <vendas01@graficahollyday.com.br>

Para: compras@apaebh.org.br

Carlos,

Segue orgamento conforme solicitado. Fico aguardando a sua aprovagao

Belo Horizonte, 29/01/2019

A Apae Belo Horizonte
At. Carlos Gomes
Fone: 3489-6954

GRAFICA HOLLYDAY

%113 304.6633

& Ruo Oliveiro Liskoo, 36 . Barreiro . Belo Horizonte . MG

Prezado cliente,

Viemos através desta apresentar nossa proposta orgamentaria para a confecgdo do(s) servigo(s) conforme

especificagdes abaixo :

Itens solicitados do orcamento : 124157.

124157 .1
20 Blocos - 50X1 Notificacdo de Receita B

1 via 8x23cm, 1x0 cor, Tinta Preta em Papel Super Bond Azul 75g. Gravagéo Chapa CTP Ecolégico.
Colado, Intercalado, Picotado, Grampeado, Numerado.
Obs.: Prazo de produgéo 3 dias Uteis ap6s aprovagéo da arte

Total: R$ 250,00 Unit: 12,50 Pgto: A combinar

[ |

Validade da proposta : 10 dias

Vendedor : Tais - (31)97124-5437

1. O preco unitario refere-se a quantidade cotada, caso
altere a quantidade o valor unitario também sera
alterado.

2. A grafica ndo se responsabiliza por erros de arquivo
quando fornecido pelo cliente.

3. Nao garantimos fidelidade de cores para servicos
promocionais, para outros servigcos existe a
possibilidade de aproximagéo da cor.

4. O cancelamento apos a minha autorizagao
acarretara no pagamento pelo trabalho feito até o
momento.

5. Confira as mercadorias na entrega, apos 5 (cinco)
dias ndo aceitaremos reclamacgoes.

Atenciosamente,

Griafica Hollyday Ltda-EPP

Autorizo a confecgéo do(s) item(ns) acima
assinalado(s)

Apae Belo Horizonte

29 de janeiro de 2019 10:22
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Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Fwd: NOTIFICAGAO DE RECEITA B

Patricia Castro <recepcao@apaebh.org.br>
Para: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

---------- Forwarded message ---------

From: Alfa Grafica <alfagrafica@hotmail.com.br>
Date: seg, 28 de jan de 2019 as 17:00

Subject: RE: NOTIFICACAO DE RECEITA B

To: Patricia Castro <recepcao@apaebh.org.br>

Boa Tarde,

_ Segue orgamento,

29 de janeiro de 2019 07:56

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAG
ANTONIO DE OLIVEIRA . CER \V
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

20 Blocos - Notificacdio de Receita B 50x1 - SB 75 grs Azul - Picotado e Numerado - R$ 280,00

Validade do Orcamento: 30 dias

Prazo de entrega: 03 dias uteis apés o encaminhamento do Pedido.

Forma de Pagamento: & vista
Abs,

Aguardo retorno.

Qualquer duvida estamos a disposicdo
Desde jd agradeco

ATT,

Emersonv Mendes

Carlosé os de Farla

Gerentestompras

Z £ Rua Hematita, n® 651 - Pedro Il - BH - MG acio de Pais e Amigos dos Excepcionals
Alfa Gréafica | S e o ¥ e
S o ol Tel.: (31) 3464-3563 | 3464-0518
olugoes \omaticas | aifagrafica@ol.com.br
Deste £00C alfagrafica@hotmail.com.br
20003963 50p SOBHURy 3 Teg 3P OFRPOSSY

sesdwo?) ajuaien
DUD,] 3P SAWO0D SOUDD

De: Patricia Castro <recepcao@apaebh.org.br>
Enviado: segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 16:13
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Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

Fwd: NOTIFICAGAO DE RECEITA B

Patricia Castro <recepcao@apaebh.org.br>
Para: Carlos Gomes <compras@apaebh.org.br>

---------- Forwarded message ---------

From: Angelo Bezerra <camilagrafica@yahoo.com.br>

Date: seg, 28 de jan de 2019 as 15:57
Subject: Enc: NOTIFICACAO DE RECEITA B

To: recepcao@apaebh.org.br <recepcao@apaebh.org.br>

Boa Tarde Girlaina,

Conforme solicitagao, abaixo orgamento:

29 de janeiro de 2019 08:04

?

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAQ
ANTONIO DE OLIVEIRA . CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

20 Blocos - Notificagdo de Receita B 50x1 - AP 75 Azul - Picotado e Numerado

R$ 180,00.

Estamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.

Sds

Angelo Bezerra Vieira
Gréfica Camila Eireli
Tel: 3432-3111

Cel: 99912-7989

Patricia Castro
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BELO HORIZONTE-MG




CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAGAQ
ANTONIO DE OLIVEIRA . CER IV
Av. Jos¢ dos Santos Diniz, 830 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 — -
Muowmn OBS.: / / Q \

-~ Receita B - Série
REQUISICAO DE N OTIF}?CACAO

\

\] /
Receita B2 - Série

e

Receita de Retindides - Série

j
A primeira solicitagéo, a reposigédo do talonario das notificagdes de receita e/ou
solicitagdo da numeragéo subsequente, deve(m) ser efetuada(s) de acordo coma
requisi¢édo de notificagdo de receita.

Devera(ao) ser inutilizado(s) os espagos onde a notificagdo nao for concedida.
Notificagdo A: A Segunda via ndo sera entregue ao requisitante.

REQUISICAO DE NOTIFICACAO DE RECEITA

Nome do requisitantezw e ?@HA e Awwqm J'V) Eva W_AQAE_BH
End. Consultério: M JA.bD J5 w\r& ﬂ’g_}c‘. TeL:_ 34 %9 Ezﬁ!{.‘z

CRM/CRMV/CRO: 3% $93’ Especialidade: Wolqg_a
AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA N° M- 22 293

Portador autorizado: o(a) Sr.(a)

RG: Data da emissfo: / /

Residente a:
Para retirar: \
( X ) Notificagfio de Receita A _Jo.;talﬁo(ﬁes) com numeragio de _i_é_g_ﬁﬁ,ﬁ_a Q é o J ‘/O
( ¥ ) Notificagiio de Receita B 49@_ numeragio concedida de __Q;__Z_M;Q_Q.i_a 02.247.0 e4
( ) Notificagiode ReceitaB2_________ numeracio concedida de a ‘
( ) Notifica¢#o de Receita especial: :

Retindides: numeracio concedida de a

Talidomida: numeracfio concedida de a

&Lm_khu.aarﬁ.__,_zlde_obaap;a de 2019

Cibele Grossi ¢ ftoe
Naunoﬂoeauu
CRM-MG: 32803

i ot Neels 22 of 219

Assinatura e cartmbo com CRM

Assinatura e carimbo da VISA
12 VIAVISA - 22 VIA REQUERENTE (Exceto Notificagdo A)




-05/02/2019

CAIXA

Comprovante de transferéncia eletronica disponivel

Via Internet Banking CAIXA

InTernet B-anking----CAIXA

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABLITAGAD

ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV

Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa

Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000

Processo 045/2018

!

Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

TED para terceiros

0086 / 003 / 00003858-3

01 - Conta Corrente

JURIDICA

Tipo de conta:

- Conta destino:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNP3J:
Valor:

Valor da tarifa:

01 - Conta Corrente
3102 / 00000027300-4
JURIDICA

GRAFICA CAMILA EIRELI
30.142.001/0001-31

R$ 180,00

R$ 9,50

Nome: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ: 18.216.366/0001-68
Banco: 341 - ITAU - 60701190

Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificacdo da

operacio: 18216366000168
Histérico: NF 146

Data /

Hora da 05/02/2019 15:09:37

operagao:

Cédigo da operacao:
Chave de seguranca:

00100082
EH4LL5GPTG17WAGF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiéncia auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa

17



