Silvia bom dia. Em relagdo ao deposito do Projeto Caminhos para cidadania , termo de fomento 017/2019, ele foi
realizado na conta do projeto Cata Vento conforme conta no extrato em anexo. A conta devida é a conta correta
69534-3 , que consta no termo de fomento

Como devemos proceder?

- Devemos simplesmente transferir de volta ao municipio?- Serd emitido uma DAE para devolugdo?

Atenciosamente,
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Financeiro - Ser Parte

De: Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>

Enviado em: quarta-feira, 11 de marco de 2020 13:28

Para: ‘Financeiro - Ser Parte'; '‘Pedagogia’

Assunto: ENC: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

De: Rodrigo Reis Roland [maiito:rodrigo.reis@contagem.mg.gov.br]

Enviada em: terca-feira, 10 de marcgo de 2020 12:32

Para: Silvia Araujo de Souza <si|via.araujo@contagem.mg.gov.bp

Cc: Renato Ferreira <renato.smds@gmail.com>; we!lingtonsee@yahoo.com.br; Cmdcac Mg
<cmdcac@contagem.mg.gov.br>; Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>
Assunto: RE: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

Prezados,

gentileza providenciar a transferéncia dos recursos para a conta correta e destacar o procedimento na
prestagdo de contas dos termos envolvidos.

Att.
Rodrigo Reis Roland

De: Silvia Araujo de Souza <siIvia.arauio@contagem.mg.gov.b»

Enviado: terga-feira, 10 de margo de 2020 10:50

Para: Rodrigo Reis Roland <rodrigo.reis@contagem.mg.gov.br>

Cc: Renato Ferreira <renato.smds@gmail.com>; wellingtonsee @yahoo.com.br <we|Iingtonsee@vahoo.com.br>;

Cmdcac Mg <cmdcac@contagem.mg.gov.b»; Projetos - Ser Parte <projetos@serparte.org.br>
Assunto: ENC: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA

Prezado Rodrigo,
Fineza orientar a entidade,

Atenciosamente,

Silvia Araiijo
Diretora de Parcerias

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Contagem / MG
(31) 3352.5876

De: Pedagogia <pedagogia@serparte.or .br>
Enviado: segunda-feira, 9 de margo de 2020 10:31
Para: Silvia Araujo de Souza <silvia.arauio@contagem.mg.gov.br>; wellingtonsee@yahoo.com.br

<welIinggonsee@yahoo.com.b»; Cmdcac Mg <cmdcac@contagem.mg.gov.br>

Cc: 'Projetos - Ser Parte' <projetos@ser arte.org.br>
Assunto: URGENTE - RECURSO COMPENSADO EM CONTA ERRADA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE CONTAGEM

OF 0041/GAB/SMDS/2020

Contagem, 18 de Margo de 2020.

Prezada,

Com cordiais cumprimentos, solicito que seja providenciado a transferéncia dos recursos
para a conta correta 69534-3 e destacar o procedimento na prestagdo de contas dos termos
envolvidos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos 3 disposicdo para os esclarecimentos
necessarios.

Atenciosamente
LUZIA MARIA FERREIRA
Secretéria Municipal de Desenvolvimento Social
lima Senhora:

Leandra Rezende
Coordenadora do Eixo Educacio

Rua Padre Rossini Candido10 — Centro — Contagem/MG. TEL.: 31-3911 — 4622



Financeiro - Ser Parte

De: Financeiro - Ser Parte <financeiro@serparte.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de marco de 2020 18:03

Para: ‘empresas1229074@bb.com.br’

Assunto: , URGENTE - Erro em transferéncia

Boa tarde Renata!

Estou tentando transferir (R$85.281,60) da conta n2 69535-1 Dara a nossa outra conta n2 69534-3 e est3 aparecendo
o erro abaixo.

Atenciosamente,

! ot g TN A
Adriana Drumonid
COGROENADORA ADMIRISTRATIVA E FINANCEIRA

(31) 3331-178%-/ Sprogromasamparts / serparte.crg.br ba=3)
Av. Prasidente Caslelo Branca, 105, Vilo Sda Paulo - Contagem MG %Q
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COMPROVANTE pE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE '

CLIENTE: ASSOCIACAQ SER PARTE
1228-7

AGENCTA: CONTA: 69,534-3
e 31/63/2028
VALOR CHEQUE 85.281, 6

VALOR TOTAL 85.281,60

IDENTIFICADaﬁ_i?"—_h_-—‘b_h_‘—qéié:é;é?saa,@18 o

:—-..—::::::._—-'::‘_':—._'-::::::::::::::::.:—" ==

MR, AUTENTICAC, B.DIB.CBF, 818, 8Fp prg
EEIA N0 VERSO COMD CoNSERvaR "o DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAGOES. .



